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De : CPL - Comissao Permanente de Licitação <cpl@tre-
pb.jus.br>

Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - PE n° 23/2020 -
TRE PB

Para : licitacao impactoservicos
<licitacao.impactoservicos@gmail.com>

Zimbra cpl@tre-pb.jus.br

Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - PE n° 23/2020 - TRE PB

sex, 16 de out de 2020 15:51

Sr. Licitante,

Seguem as respostas aos questionamentos.

Atenciosamente,

Andreza Alves Gomes
Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----
De: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>
Para: "cpl" <cpl@tre-pb.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 19:58:51
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimentos - PE n° 23/2020 - TRE PB

Senhora Pregoeira, 

Seguem as informações. 

Atenciosamente, 

Mônica Guimarães Mendes de Almeida 
Seção de Gestão de Contratos 
(83) 3512-1390 e 98899-0690 

De: "CPL" <cpl@tre-pb.jus.br> 
Para: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>, "Edimar Jose De Souza" <edimar@tre-
pb.jus.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 17:24:12 
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - PE n° 23/2020 - TRE PB 

Sra. Chefe, 
Sr. Presidente, 

Solicito responder aos questionamentos. 
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Atenciosamente, 

Andreza Alves Gomes 
Pregoeira 

----- Mensagem encaminhada ----- 
De: "Impacto Licitação" <licitacao.impactoservicos@gmail.com> 
Para: "cpl" <cpl@tre-pb.jus.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 14:11:54 
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - PE n° 23/2020 - TRE PB 

Boa tarde, 

Solicitamos esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico conforme segue 
abaixo: 

1. Os serviços serão executados apenas de segunda a sexta, ou haverá 
expediente também aos sábados? 
A CONTRATAÇÃO É DE 25 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. E 
2. Deverá ser pago algum tipo de adicional 
(periculosidade/insalubridade) para os funcionários? Caso sim, por 
gentileza informar o percentual. 
A QUESTÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEPENDERÁ DE EMISSÃO DE LAUDO EMITIDO
POR MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DEVIDAMENTE CREDENCIADO JUNTO AO MTE 
3. O controle de frequência do funcionário, deverá ser realizado por 
folha de ponto ou relógio de ponto? Caso seja por relógio de ponto, por 
gentileza informar a quantidade que a ser fornecida. 
ATUALMENTE O CONTROLE É EFETUADO POR FOLHA DE PONTO. A DEPENDER DA EMPRESA O
CONTROLE PODERÁ SER ELETRÔNICO 
4. Deverá ser pago hora extra ou diárias para os funcionários? Caso sim, 
por gentileza informar a quantidade por mês. 
HORA EXTRA SÓ NA VÉSPERA E NO DIA DA ELEIÇÃO. NÃO EXISTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS
5. Qual a previsão para o início dos serviços? 
NO MOMENTO ESTAMOS COM O CONTRATO ATUAL EM PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM
CONDICIONANTE DE 12 MESES OU CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. O INÍCIO
DOS SERVIÇOS DEPENDERÁ DA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
6. Trata-se de serviço novo ou já vem sendo executado? Caso não seja 
novo, por gentileza, poderiam nos informar o nome da atual empresa? 
JÁ VEM SENDO EXECUTADO PELA EMPRESA ALERTA 
7. Quantas pessoas prestam os serviços atualmente? 
01 COLABORADOR 
8. A quantidade de material/equipamentos mencionados na página 58, serão 
para todos os locais? 
SIM, COM ENTREGA CONFORME DISPOSTA NA PLANILHA 

9. Poderiam nos enviar o modelo da planilha em formato 
editável (exemplo: excel)? 
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JÁ ENVIADO 
10. Deverão ser pagos aos funcionários os valores de Alimentação e Cesta 
Básica? 
A EMPRESA, CONFORME CCT, PODERÁ OPTAR POR UMA OU OUTRA FORMA DEVENDO APENAS
INSERIR NA PLANILHA O CUSTO DA CESTA OU DO TICKET DEDUZINDO A PARCELA DE
CUSTEIO DO TRABALHADOR 
11. O valor salarial deverá ser cotado proporcional as horas trabalhadas? 
SIM 

No aguardo dessas informações e Desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 
-- 

*IMPACTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP* 

*Departamento ComercialCnpj: 09.192.042/0001-46* 
*Fone: (85) 3055 5255*


