07/12/2022 14:15 Zimbra

Zimbra andreza@tre-pb.jus.br

Fwd: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

De : cpl@tre-pb.jus.br qua., 07 de dez. de 2022 14:11

Assunto : Fwd: Solicitacao de Esclarecimentos PE N°
32/2022 - TRE PB

Para : licitacao impactoservicos
<licitacao.impactoservicos@gmail.com>

Sr. licitante,
Sra. licitante,

Seguem os esclarecimentos efetuados pelo setor competente, pelo que decido
manter o edital em seus exatos termos.

Atenciosamente,

Andreza Alves Gomes
Pregoeira

————— Mensagem encaminhada -----

De: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>

Para: "CPL" <cpl@tre-pb.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 13:10:26

Assunto: Re: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

Senhora Pregoeira
Seguem os esclarecimentos.

7 - Todos os funcionarios/postos executarao os servig¢os em 5 horas por dia
de segunda a sexta?
- Sim, excepcionalmente, em ano eleitoral podera acontecer atividades aos
sabados e domingos.

8 - Vimos que na Planilha nao ha previsao para pagamento de Alimentac¢ao,
isso se da devido a carga horaria?
- Vé CCT PBO00517/2021

Atenciosamente

Monica Guimaraes Mendes de Almeida
Secao de Gestao de Contratos
(83) 3512-1390 e 98899-0690

De: "CPL" <cpl@tre-pb.jus.br>

Para: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 11:01:19

Assunto: Fwd: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB
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Sra. Chefe,

Solicito esclarecer.
Atenciosamente,

Andreza Alves Gomes
Pregoeira

————— Mensagem encaminhada -----

De: "Impacto Licita¢ao" <licitacao.impactoservicos@gmail.com>
Para: "cpl" <cpl@tre-pb.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 10:05:41

Assunto: Re: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

Senhores, Bom dia.

Nos surgiu outras duvidas, conforme enviaremos abaixo:

7 - Todos os funcionarios/postos executarao os servig¢os em 5 horas por dia
de segunda a sexta?
8 - Vimos que na Planilha nao ha previsao para pagamento de Alimentacgao,

isso se da devido a carga horaria?

Aguardamos o retorno e mais uma vez agradecemos a aten¢ao de todos.

Atenciosamente,

Em ter., 6 de dez. de 2022 as 16:35, <cpl@tre-pb.jus.br> escreveu:

Sr. licitante,

Sra. licitante,

Seguem os esclarecimentos efetuados pelo setor competente, pelo que decido

manter o edital em seus exatos termos.

Atenciosamente,
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Andreza Alves Gomes

Pregoeira

————— Mensagem encaminhada -----

De: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>

Para: "CPL" <cpl@tre-pb.jus.br>

Enviadas: Terca-feira, 6 de dezembro de 2022 14:24:36

Assunto: Re: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

Senhora Pregoeira,

Seguem as informacgodes.

1. O controle de frequéncia dos funcionarios, podera ser realizado por
folha de ponto?

Vé item 17 - letra m do Termo de Referéncia

2. Deverao ser pagos Adicional de Insalubridade ou Periculosidade para

os funciondrios? Caso sim, por gentileza informar o percentual que deverad
ser pago e para quantos funcionarios.

No tocante ao Adicional de Insalubridade, a que se refere a Sumula 448 do
TST, podera ser concedido apds a emissao de Laudo Pericial emitido por
profissional devidamente cadastrado no MTE.

Portanto, as propostas nao deverao contemplar o custo do adicional nos
Servig¢os de Limpeza.

Cabera a empresa contratada, se entender, providenciar laudo técnico
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visando a verificar a ocorréncia de exposi¢ao de riscos dos profissionais
no local da execucao.

Constatada a incidéncia de algum adicional, a empresa fica obrigada a
paga-lo a todos os empregados respectivos desde o inicio da execug¢ao dos
servicos e, nesse caso, também havera o direito a revisao dos custos
contratuais, na forma do art. 65, Inc II, alinea “d” da Lei n?2 8.666/93

(Acérdao 727/2009 - Plenario do TCU).

3. Trata-se de contrato novo ou atualmente ja existe alguma empresa
executando esses servicos?

Atualmente existe um contrato emergencial em curso

4. Deverao ser pagos hora extra ou diarias para os funcionarios?

Vé item 15 do Termo de Referéncia

5. Tendo em vista que o objeto da licitacao é de limpeza e conservacao,
perguntamos se empresas optantes do Simples Nacional, poderao participar
do

pregao e se beneficiar de encargos e tributos no Simples Nacional,
apresentando documento de comprovacao do regime de tributag¢ao?

Conforme os termos

do art. 18, § 5°2-C, inciso VI, c/c § 52-H, da Lei Complementar n?2
123/2006.

Vé item 3.0 do Edital do Pregao Eletrénico

6. Os servigos serao executados de segunda a sexta, ou, de segunda a
sabado?

De segunda a sexta feira, excepcionalmente, em ano de elei¢ao aos sabados
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e domingos, obedecendo os critérios ja estabelecidos no item 15 do Termo de

Referéncia.

MAnica Guimaraes Mendes de Almeida
Secao de Gestao de Contratos

(83) 3512-1390 e 98899-0690

De: "CPL" <cpl@tre-pb.jus.br>
Para: "SEGEC" <segec@tre-pb.jus.br>
Enviadas: Terca-feira, 6 de dezembro de 2022 13:48:49

Assunto: Fwd: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

Sra. Chefe,

Solicito esclarecer.

Atenciosamente,

Andreza Alves Gomes

Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Impacto Licita¢ao" <licitacao.impactoservicos@gmail.com>
Para: "CPL - Comissao Permanente de Licitac¢ao" <cpl@tre-pb.jus.br>
Enviadas: Terca-feira, 6 de dezembro de 2022 13:37:14
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Assunto: Solicitacao de Esclarecimentos PE N° 32/2022 - TRE PB

Boa tarde a todos,

Solicitamos esclarecimentos referente ao Pregao Eletrdonico conforme segue

abaixo:

1. O controle de frequéncia dos funcionarios, podera ser realizado por
folha de ponto?

2. Deverao ser pagos Adicional de Insalubridade ou Periculosidade para

os funcionarios? Caso sim, por gentileza informar o percentual que devera

ser pago e para quantos funcionarios.

3. Trata-se de contrato novo ou atualmente ja existe alguma empresa

executando esses servicgos?

4. Deverdao ser pagos hora extra ou diarias para os funcionarios?

5. Tendo em vista que o objeto da licitacao é de limpeza e conservacao,
perguntamos se empresas optantes do Simples Nacional, poderao participar
do

pregao e se beneficiar de encargos e tributos no Simples Nacional,
apresentando documento de comprovacao do regime de tributag¢ao?

Conforme os termos

do art. 18, § 5°2-C, inciso VI, c/c § 52-H, da Lei Complementar n?2
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123/2006.

6. Os servigos serao executados de segunda a sexta, ou, de segunda a

sabado?

Aguardamos o retorno e desde ja agradecemos a atencao.

Atenciosamente,

*IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP*

*Departamento Comercial
Cnpj: ©9.192.042/0001-46%*

*Fone: (85) 4141 1670*
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